
1

CRMV-RJ Licitações e Contratos

De: CRMV-RJ Licitações e Contratos <compras@crmvrj.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 11:29
Para: 'Victor - Aires Turismo'
Cc: 'Adailton'; 'comercial04@airesturismo.com.br'
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento - Aires Turismo - Pregão Eletronico Nº 

007/2023 - CRMV - RJ

À Empresa Aires Turismo 
 
Prezado Sr. Victor Aires, boa tarde. 
 
Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento, informamos que o item 7.1.2. menciona o seguinte: “PARA 
O ITEM I (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTIMADAS), os licitantes deverão preencher o valor total de R$ 
160.114,00 (cento e sessenta mil cento e quatorze reais), no momento do cadastramento de sua proposta, 
pois esse valor corresponde ao valor total estimado de emissão de passagens/bilhetes (repasse às 
companhias aéreas) e NÃO PODERÁ SER ALTERADO NA ETAPA DE LANCES.” 
 
Assim como também o item 2.2 menciona o seguinte: “O custo total anual estimado para a prestação de serviços 
objeto desta licitação é de R$ 160.114,00 (cento e sessenta mil cento e quatorze reais), conforme demonstrado na 
tabela abaixo:” 
 
Sendo assim, a informação é a mesma nos dois itens e entendemos o valor estimado como o máximo 
aceitável para esta contratação. 
 
Importante ressaltar o que menciona o item 2.3. “Por se tratar de mera estimativa de gastos, a quantia estimada de 
passagens/bilhetes (coluna A) e valor médio unitário das passagens/bilhetes (coluna B) NÃO CONSTITUEM, EM 
HIPÓTESE ALGUMA, COMPROMISSO FUTURO PARA A CONTRATANTE, razão pela qual não poderá ser exigida, nem 
considerada como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a 
necessidade da contratante, sem que isso justifique qualquer indenização ao contratado.”, uma vez que não se trata
de valor de repasse, mas sim de valor estimado. 
 
Atenciosamente, 

Carla de Paula 
Pregoeira 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

    
 
 

De: Victor - Aires Turismo <comercial03@airesturismo.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 28 de julho de 2023 17:11 
Para: compras@crmvrj.org.br 
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Cc: Adailton <gerencia.comercial@airesturismo.com.br>; comercial04@airesturismo.com.br 
Assunto: Pedido de Esclarecimento - Aires Turismo - Pregão Eletronico Nº 007/2023 - CRMV - RJ 
 
Boa tarde,  
Prezados,  
 
Solicito esclarecimento em relação ao item 7.1.2 do edital, que fala que o valor  do item 1, no caso o valor de 
repasse seria de R$ 160.114,00, porém, o item 2.2 do edital deixa claro que o calor do repasse seria de R$ 
158.926,00, gostaria de confirmar com os senhores qual informação está correta. 
 
Atenciosamente, 
  
Victor Aires 
Departamento Comercial 
61 3255-2128 
 


