CRMV-RJ - Compras

De: CRMV-RJ - Compras <compras@crmvrj.org.br>

Enviado em: sexta-feira, 21 de outubro de 2022 14:03

Para: 'ricardo.caldeira@bkbank.com.br'

Assunto: RES: PE/4/2022 - 03/11/2022 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

VETERINARIA DO RIO DE JANEIRO - CRMVR]J

Prezado Sr. Ricardo Luiz,
Em atencdo a vossa mensagem, seguem abaixo os esclarecimentos solicitados:
Resposta ao questionamento 1: Ndo ha fornecedor para o objeto licitado ho momento.

Resposta ao questionamento 2: item 3.13. do Edital: “A apresentacdo da rede credenciada, em conformidade com
os subitens 3.3 e 3.4 serd obrigatdria no momento da habilitacdo da empresa no certame;”

Atenciosamente,

Carla Simone

Coordenadora
Departamento de Licitacdes e Contratos
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De: CRMV-RJ Assessoria da Presidéncia [mailto:crmvri@crmvrj.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 21 de outubro de 2022 13:25

Para: CRMV-R] - Compras )

Assunto: ENC: PE/4/2022 - 03/11/2022 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO RIO DE JANEIRO -
CRMVRJ

De: Ricardo Caldeira [mailto:ricardo.caldeira@bkbank.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 21 de outubro de 2022 12:43

Para: crmvrj@crmvrj.org.br )

Assunto: PE/4/2022 - 03/11/2022 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO RIO DE JANEIRO -
CRMVRJ

Prezados, bom dia!

Somos da empresa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ n? 16.814.330/0001-50, informamos
que temos o interesse em participar do Pregdo Eletrénico 4/2022, e solicitamos as seguintes informacdes:



1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa
aplicada? E por qual motivo estad havendo a rescisdo do contrato?

2. Qual serd o prazo para apresentar a rede de estabelecimentos credenciados que esta sendo exigido no
edital?

Aguardamos retorno o mais breve possivel. Att

Ricardo Luiz Silva Caldeira
Estagiario Juridico

ricardo.caldeira@bkbank.com.br BANK
0800 9010203

www.bkbank.com.br

Esta mensagem eletrénica pode conter informagées privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que
qualquer disseminagao, distribuicdo ou copia nao autorizada é estritamente proibida. Se vocé recebeu esta mensagem indevidamente ou
por engano, por favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any
unauthorized dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or
accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately.



